
RE: Esclarecimento (Dotação Orçamentária) - PE 26/2020 - 4517

Educação Financeiro <financeirosme@hotmail.com>
Qua, 24/06/2020 08:43
Para:  pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>

Bom dia,

Trata-se de pedido de esclarecimento da empresa Inovart Comercio de Equipamento Eireli - EPP
sobre a dotação orçamentaria o qual menciona o Edital do Pregão Eletrônico n. 26/2020
que tem por objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de playgrounds, mobiliário
escolar, equipamentos de cozinha modelo PROINFANCIA, visando executar as ações elaboradas no
Plano de Ações Ar�culadas do Termo de Compromisso PAR 201601532, Processo n.
23400004835201435, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do
Município de Várzea Grande.
A saber:
Solicita informação se a verba designada para aquisição dos objetos são fonte de:  Recurso Próprio
da Prefeitura; Convênio; Emenda Parlamentar; Outros.
Em consulta ao financeiro da secretaria de Educação o qual informa o Recurso se dá por meio do
Termo de Compromisso de 2014:

Dotação Orçamentaria 35.03.12.365.0104
Projeto A�vidade: 1494 - PAR Mobiliário e equipamento Proinfância
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 Equipamento material permanente
Fonte: 0122 (federal)

Informamos ainda, que consta em conta o referido recurso e os pagamentos estão sendo realizados
dentro dos prazos legais.

A�.:

Luciana Mar�niano de Sousa
Elaboradora do Termo de Referência N. 12/2020
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

De: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>
Enviado: segunda-feira, 22 de junho de 2020 18:00
Para: financeirosme@hotmail.com <financeirosme@hotmail.com>
Cc: atendimento@inovart.net.br <atendimento@inovart.net.br>; contato@bll.org.br <contato@bll.org.br>
Assunto: Fwd: Esclarecimento (Dotação Orçamentária) - PE 26/2020 - 4517
 

Bom Dia, Luciana,

Segue e-mail com pedido de esclarecimentos do Pregão Eletrônico 26/2020, para análise e
providências, visto serem os responsáveis pelo Termo de Referência.



Att,

Elizangela Oliveira
Pregoeira  

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: atendimento@inovart.net.br
Data: 22 de jun de 2020 14:23
Assunto: Esclarecimento (Dotação Orçamentária) - PE 26/2020 - 4517
Para: pregaovg@hotmail.com
Cc: contato@bll.org.br

Prezados boa tarde.
Segue anexo pedido de esclarecimento referente ao pregão eletrônico 26/2020.
Ficamo no aguardo de retorno. 
-- 


