PREFEITURA MUNICIPAL DE

| e VARZEA GRANDE
| ?ms RAMUNGPAL OF amah, - cwidar - acheditar,
ESTADO DE MATO GROSSO J
CIN.06 /SUPCOMP/2020 Varzea Grande, 13 de janeiro de 2020.
A Sra.
Elizingela Batista de Oliveira
Pregoe‘ira
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Assunto: Adendo ao Pregdo Eletronico 78/2019

Senhora Pregoeira, *

Solicitamos que seja realizado adendo ao Termo de Referéncia, cujo objeto é: Registro de pregos para
futura ¢ eventual aquisi¢do de material de expediente para atender as necessidades da Prefeitura

MuniciPal de Vérzea Grande/MT, conforme informag@es abaixo e anexo:

ONDE SE LE:
ITEM | COD TCE] ESPECIFICACAO DO ITEM UND QUANT | YALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP
Toner - para impressora, tipo marca lexmark, | Caixa 50
167 00023901 modelo mx517de, ref, Do toner 51b4h00, cor unidade (cod.: 25.00 RS 932,7767 R$ 23.319,4175
preta rendimento médio de 25.000 péginas, 61) ’
original.
1
LEIA - s;z
ITEM | COD TCE | | ESPECIFICACAO DO ITEM UND QUANT | VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP .
. Caixa 50
167 | 00023901 Toner - para impressora modelo mx517de, ref. | ynidade (c6d.: 25.00 R$ 932,7767 | R$ 233194175
Do toner 51b4h00, cor preta, rendimento médio 61) 5
de 2.500 paginas, original

Atenciosamente,
1 o AN Do
| Ja W

| mpeo de Oliveira
| Elabprador do Termo de Referéncia
|

i CPF 012.757.691-60
De acordo:

Helena Silva de Franca Paula

Coordenédora de Compras/SAD

‘ Prefeitura Municipal de Varzea Grande - - www.varzeagrande.mt.gov.br
Avenida Castelo Branco, Pago Municipal, n.2500 - Varzea Grande - Mato Grosso - Brasil - CEP 78125-700
Fana- [AR) IRRR.KNNN



13/01/2020

Gmail

Gmail - ENC: Edital

Compras Administragdao <compras.admvg@gmail.com>

ENC: Edital

Pregdes VG <pregaovg@hotmail.com>
Para: Compras Administragido <compras.admvg@gmail.com>

Bom dia, seg“ue pedido de esclarecimentos.

!

Atenciosa meﬁ\te

|
Elizangela Oliveira

Pregoeira

Municipio de Varzea Grande - MT
Secretaria de Administragao
Superintendéncia de Licitagao
65 3688 8020 / 8443 1238
Licitavg05@hotmail.com
/‘pregaovg@hotmail.com
yww.varzeagrande.mt.gov.br

Favor Confirmar o Recebimento deste e-
mail.

|

13 de janeiro de 2020 10:55

De: Belaforte Corr\rercial <belafortecomercial@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 08:40
Para: Pregdes VG Epregaovg@hotmail.com>

Assunto: Re: Edita‘l

Bom dia

Um a davida

!

|

Neste item: Toner - para impressora, tipo marca lexmark, modelo mx517de, ref. Do toner 51b4hG0, cor preta
rendimento medio de 25.000 paginas, original.

E para 2500 copias ao invés de 25.000?

|

Em qua., 8 de jan. ée 2020 as 14:35, Belaforte Comercial <belafortecomercial@gmail.com> escreveu:

Recebido. Obrigﬂ‘do

L

Em qua., 8 de jarw". de 2020 as 13:00, Pregbes VG <pregaovg@hotmail.com> escreveu:
segue conforme solicitado.

Municipio de Varzea Grande - MT
Secretaria de Administracéo
Superintendéncia de Licitacdo
65 3688 8020 / 8443 1238
iLicitavg05@hotmail.com

/ pregaovg@hotmail.com
www.varzeagrande.mt.gov.br

'Favor Confirmar o Recebimento deste e-
mail.

l
|

https:llmail.google.comlmail/u/b?ik=03aco7125e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1 655625280437956532&simpl=msg-%3A1655625... 1/2



13/01/2020 Gmail - ENC: Edital

De: Belaforte Comercial <belafortecomercial@gmail.com>
Enviado: terca-feira, 7 de janeiro de 2020 17:31

Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>
Assunto: Edital

Boa tarde
Poderia enviar o edital do PE 78 em excel ou word?

Grato

Pedro Agustini

https://mail.google.com/mail/u/07ik=03ac07125e&vi w=pt&search=all&permmsgid=msg-f°/oSA1655625280437956532&simpl=msg-f%3A1655625... 272



13/01/2020 Gmail - ENC: Edital

Compras Administragdo <compras.admvg@gmail.com>

GmFiI

ENC: Edital

]
Financeiro SMAS VG MT <financeirosmasvg@gmail.com> 13 de janeiro de 2020 11:57
Para: Compras Administragdo <compras.admvg@gmail.com>

Bom dia,

|
. l . .
Segue abaixo descrigéo correta para o item em questao:

ITE. COT'.Z% DESCRICAQ unip | STREAss

TONER - PARA IMPRESSORA
MODELO MX517DE, REF.
00023501 | DO TONER 51B4H00, COR PRETA, UND 60
RENDIMENTO MEDIO DE 2.500
PAGINAS, ORIGINAL

[Texto das mensagensl anteriores ocuilto]

Coordenagdo Administrativa e Financeira

Secretaria de Ass:isténcia Social
Prefeitura de Varzea Grande/MT

(65) 98464-8022

https:/mail.google.com/mail/u/0?ik=03ac07 1 25e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1655629566684426593&sim pl=msg-f%3A1655629... 1/1



